Wijk, Henk van (H.)

Van: Kooistra, Annet (A.)

Verzonden: vrijdag 26 januari 2007 S:01

Aan: Wiik, Henk van (H.)

Onderwerp: RE: Sofi 0974.36.197 R.AA. Rietveld

Wij krijgen dagelijks dikke stapels betaalopdrachten binnen. Indien er geen bijzonderheden op worden vermeld
betalen wij deze gewoon uit. Ik weet niet wat voor stempel er op de betaalbaarstelling staat, maar als dat van de
27e of de 28e is dan hebben wij blijkbaar een kopie gekregen waarop niets is vermeld en hebben wij deze
uitbetaald { wij controleren niet specifiek welke datum er links boven staat, mocht ons opvallen dat het om een
‘oude "datum gaat dan vragen wij natuurlijk bij de maker van de opdracht na of dit wel juist is ). Als de
betaaibaarstelling wel eerder binnen gekomen is en iemand heeft het verzoek gedaan deze weer te betalen ( wat
erg ongebruikelijk is ) dan hoort dat op de betaalbaarstelling te zijn aangegeven dmv een kieine notitie van ons
wie de opdracht heeft gegeven de betaling alsnog/nogmaals uit te voeren. Als dat niet is gangegeven dan zou ik
niet weten wie de opdracht heeft gegeven. Wellicht weet de persoon die rechts boven aan de opdracht staat
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Van: Wijk, Henk van (H.)-~ <> et - /

Yerzonden: vrijdag 26 januari 2007 8:46
Aan: Kooistra, Annet (A.)
Onderwerp: RE: Sofl 0974.36.197 R.AA. Rietveld

Vreemd, ik hebf‘ﬁet een fax gekregen van jullie waar boven staat betaald op 28-11-2006 Elianne. Bliift de
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vraag, wie h/e/ef‘t opdracht gegeven om opnieuw te gaan betalen ?

Henk

Wan: !’ Kooistra, Annet (A.)

Verzonden: vrijdag 26 januari 2007 8:32

Aan: Wijk, Henk van (H.)

Ondervierp: RE: Sofi 0974.36.197 R.A.A. Rietveld
Hoi Heni

Ik heb geen fladw idee. Wat voor datum stempel staat er op de betaalopdracht? ( ik heb het orginele
exemplaar inmiddels opgeborgen )

— Gr Annet

————— Qorspronkelijk bericht——--

Van: Wijk, Henk van (H.)
Verzonden: vrijdag 26 januari 2007 8:30
Aan: Kooistra, Annet (A.)
Onderwerp: Sofi 0974.36.197 R.A.A. Rietveld
Urgentie: Hoog

Beste collega,

Wie heeft opdracht gegeven om het bedrag van € 2195,75 opnieuw uit te betalen op 28-11-2006 7

Het bedrag was immers al betaalbaar gesteld op 9 maart 2006. Nu zitten wij met een terugvordering
?

M.vr.gr. Henk van Wijk
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